Zimbra: https://zimbra.guayas.gob.ec/h/printmessage?id=C:9215&tz=Americ...

Zimbra: karem.rosado@guayas.gob.ec

Fwd: Prefectura del Guayas | Gestion de Cobro de Anticipo No Devengado

De : Karem Lilibeth Rosado Rosado <karem.rosado@guayas.gob.ec> mar., 26 de sept. de 2023 15:03
Asunto : Fwd: Prefectura del Guayas | Gestion de Cobro de Anticipo No Devengado
Para : Lissette Dalila Flores Barcia <lissette.flores@guayas.gob.ec>

Para o CC : Karen del Rocio Villacis Guzman <karen.villacis@guayas.gob.ec>, Martha Cecilia Granda
Castillo <martha.granda@guayas.gob.ec>

Estimada Lissette,

Conforme el correo que precede, me permito solicitar se emita un informe técnico respecto al estado situacional del proceso
"ANALISIS DE UN SISTEMA ESTRATEGICO DE ADMINISTRACION DE INDICADORES BASADO EN EL CUADRO DE MANDO
INTEGRAL - BALANCED SCORDARD PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION", con sus respectivos respaldos.

Saludos Cordiales

Karem Rosado R.
Directora Provincial De Planificacion Institucional

PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simén Bolivar
P.: 2511677 Ext. 2156
Email: karem.rosado@guayas.gob.ec

EIEIE

De: "Luis J. Gonzalez Carvajal" <joshep.gonzalez@guayas.gob.ec>

Para: sutecpin@hotmail.com

CC: "Karem Lilibeth Rosado Rosado" <karem.rosado@guayas.gob.ec>, "LIGIA E. ALCIVAR ZAMBRANO"
<ligia.alcivar@guayas.gob.ec>, "Juan J. Estrada Verdesoto" <juan.estrada@guayas.gob.ec>, "Maria Prieto Munoz"
<maria.prieto@guayas.gob.ec>, "Manuel Malagon" <manuel.malagon@guayas.gob.ec>, "Fabricio Lenin Moran Rugel"
<fabricio.moran@guayas.gob.ec>, "Guillermo V. Pefia Aviles" <guillermo.pena@guayas.gob.ec>, "HENRY F. CORNEJO
CEDENO" <henry.cornejo@guayas.gob.ec>, "Marcos Torres Carlos" <marcos.torres@guayas.gob.ec>

Enviados: Martes, 26 de Septiembre 2023 14:35:47

Asunto: Prefectura del Guayas | Gestion de Cobro de Anticipo No Devengado

Guayaquil, 26-Sep-2023
Sefores

SUMINISTROS TECNICOS PARA LA INDUSTRIA S.A. SUTECPIN
Ciudad

Sirva el presente para informarles que, de acuerdo a nuestra informacién financiera mantienen la siguiente deuda con la
Prefectura del Guayas:

Valor adeudado: $54.365,50

Concepto: Anticipo

Contrato: S-COIN-297-2010-X-0

Objeto del | ANALISIS DE UN SISTEMA ESTRATEGICO DE
contrato: ADMINISTRACION DE INDICADORES BASADO EN EL

CUADRO DE MANDO INTEGRAL - BALANCED
SCORDARD PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION.
Fecha de | 25-jun-2010

suscripcion:

Por lo expuesto solicitamos que, se pague de forma inmediata a la institucion los valores adeudados por concepto de
anticipo no devengado.

De requerir mayores detalles para cumplir con su pago o en caso de no estar de acuerdo con la informacién indicada
anteriormente , favor contactarse con nosotros a través de los correos electronicos dir.financirero@guayas.gob.ec ;
joshep.gonzalez@guayas.gob.ec 0 acercarse a nuestras instalaciones ubicadas en la ciudad de Guayaquil, calles General Juan
Illingworth 108 y Malecén, Piso 4 Direccion Financiera a fin de que pueda regularizar su situacion.

Saludos Cordiales

Luis Joshep Gonzalez Carvajal

PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS
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Av. Juan lllingworth 108 y Av. Simén Bolivar
P.: 2511677 - M.: -
Email: joshep.gonzalez@guayas.gob.ec

ElEE

De : Luis J. Gonzalez Carvajal <joshep.gonzalez@guayas.gob.ec> mar., 26 de sept. de 2023 14:35
Asunto : Prefectura del Guayas | Gestién de Cobro de Anticipo No Devengado
Para : sutecpin@hotmail.com

Para o CC : Karem Lilibeth Rosado Rosado <karem.rosado@guayas.gob.ec>, LIGIA E. ALCIVAR
ZAMBRANO <ligia.alcivar@guayas.gob.ec>, Juan J. Estrada Verdesoto
<juan.estrada@guayas.gob.ec>, Maria Prieto Munoz <maria.prieto@guayas.gob.ec>,
Manuel Malagon <manuel.malagon@guayas.gob.ec>, Fabricio Lenin Moran Rugel
<fabricio.moran@guayas.gob.ec>, Guillermo V. Pefia Aviles
<guillermo.pena@guayas.gob.ec>, HENRY F. CORNEJO CEDENO
<henry.cornejo@guayas.gob.ec>, Marcos Torres Carlos
<marcos.torres@guayas.gob.ec>

Guayaquil, 26-Sep-2023
Sefiores

SUMINISTROS TECNICOS PARA LA INDUSTRIA S.A. SUTECPIN
Ciudad

Sirva el presente para informarles que, de acuerdo a nuestra informacion financiera mantienen la siguiente deuda con la
Prefectura del Guayas:

Valor adeudado: $54.365,50

Concepto: Anticipo

Contrato: S-COIN-297-2010-X-0

Objeto del [ ANALISIS DE UN SISTEMA ESTRATEGICO DE
contrato: ADMINISTRACION DE INDICADORES BASADO EN EL

CUADRO DE MANDO INTEGRAL - BALANCED
SCORDARD PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION.
Fecha de | 25-jun-2010

suscripcion:

Por lo expuesto solicitamos que, se pague de forma inmediata a la institucion los valores adeudados por concepto de
anticipo no devengado.

De requerir mayores detalles para cumplir con su pago o en caso de no estar de acuerdo con la informacion indicada
anteriormente , favor contactarse con nosotros a través de los correos electronicos dirfinancirero@guayas.gob.ec ;
joshep.gonzalez@guayas.gob.ec 0 acercarse a nuestras instalaciones ubicadas en la ciudad de Guayaquil, calles General Juan
Illingworth 108 y Malecon, Piso 4 Direccion Financiera a fin de que pueda regularizar su situacion.

Saludos Cordiales

Luis Joshep Gonzalez Carvajal

PREFECTURA . L .
CIUDADANA - Av. Juan lllingworth 108 y Av. Simén Bolivar
DEL GUAYAS A P.: 2511677 - ML.: -

Email: joshep.gonzalez@guayas.gob.ec
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