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Zimbra: karem.rosado@guayas.gob.ec

Fwd: Prefectura del Guayas | Gestion de Cobro de Anticipo No Devengado

De : Karem Lilibeth Rosado Rosado <karem.rosado@guayas.gob.ec> mar., 13 de ago. de 2024 16:01
Asunto : Fwd: Prefectura del Guayas | Gestion de Cobro de Anticipo No Devengado
Para : Karol Cuenca <karol.cuenca@guayas.gob.ec>

Saludos Cordiales

Karem Rosado R.
Directora Provincial De Planificacion Institucional

E?&EEA%er Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simén Bolivar
DEL GUAYAS P.: 2511677 Ext. 2156

Email: karem.rosado@guayas.gob.ec

EIEIE

De: "Karem Lilibeth Rosado Rosado" <karem.rosado@guayas.gob.ec>

Para: "Karen del Rocio Villacis Guzman" <karen.villacis@guayas.gob.ec>

CC: "Miguel Hugo Wilke Torres" <miguel.wilke@guayas.gob.ec>

Enviados: Miércoles, 31 de Julio 2024 23:39:53

Asunto: Fwd: Prefectura del Guayas | Gestion de Cobro de Anticipo No Devengado

Estimada,
Favor informar el estatus de la informacion existente sobre este proceso.

Saludos Cordiales

Karem Rosado R.
Directora Provincial De Planificacién Institucional

PREFECTURA
CIUDADANA
DEL GUAYAS

Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simén Bolivar
P.: 2511677 Ext. 2156
Email: karem.rosado@guayas.gob.ec

EIEIE

De: "Luis J. Gonzalez Carvajal" <joshep.gonzalez@guayas.gob.ec>

Para: sutecpin@hotmail.com

CC: "LIGIA E. ALCIVAR ZAMBRANO" <ligia.alcivar@guayas.gob.ec>, "Juan J. Estrada Verdesoto"
<juan.estrada@guayas.gob.ec>, "Maria Prieto Munoz" <maria.prieto@guayas.gob.ec>, "Manuel Malagon"
<manuel.malagon@guayas.gob.ec>, "Fabricio Lenin Moran Rugel" <fabricio.moran@guayas.gob.ec>, "Delsy Y. Alvarez Flor"
<delsy.alvarez@guayas.gob.ec>, "HENRY F. CORNEJO CEDENOQ" <henry.cornejo@guayas.gob.ec>, "Jose Gabriel Lucin
Uruchima" <jose.lucin@guayas.gob.ec>, "Karem Lilibeth Rosado Rosado" <karem.rosado@guayas.gob.ec>

Enviados: Miércoles, 31 de Julio 2024 12:17:30

Asunto: Prefectura del Guayas | Gestion de Cobro de Anticipo No Devengado

Guayaquil, 31-Julio-2024

Sefiores ;
SUMINISTROS TECNICOS PARA LA INDUSTRIA S.A. SUTECPIN
Ciudad

Sirva el presente para informarles que, de acuerdo a nuestra informacién financiera mantienen la siguiente deuda con la
Prefectura del Guayas:

Valor adeudado: $54.365,50

Concepto: Anticipo

Contrato: S-CON-297-2010-X-0

Objeto del | ANALISIS DE UN SISTEMA ESTRATEGICO DE
contrato: ADMINISTRACION DE INDICADORES BASADO EN EL

CUADRO DE MANDO INTEGRAL - BALANCED
SCORCARD PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION.
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Fecha de | 25-jun-2010
suscripcion:

Por lo expuesto y en aras de precautelar los intereses de la institucion solicitamos lo siguiente:
Al Deudor: el pago inmediato a la institucion los valores adeudados por concepto de anticipo no devengado.

Al Administrador(a) /Director(a): Gestionar las acciones que considere necesarias para la recuperacion del valor adeudado
por el contratista, pudiendo inclusive llegar hasta la emision del titulo de crédito en caso de ser pertinente.

De requerir mayores detalles para cumplir con su pago o en caso de no estar de acuerdo con la informacién indicada
anteriormente , favor contactarse con nosotros a través de los correos electronicos dir.financirero@guayas.gob.ec ;
joshep.gonzalez@guayas.gob.ec o acercarse a nuestras instalaciones ubicadas en la ciudad de Guayaquil, calles General Juan
Illingworth 108 y Malecén, Piso 4 Direccion Financiera a fin de que pueda regularizar su situacion.

Saludos Cordiales

Luis Joshep Gonzalez Carvajal

PREFECTURA ) )
CIUDADANA Av. Juan lllingworth 108 y Av. Simén Bolivar
DEL GUAVAS P.: 2511677 - M.: -

Email: joshep.gonzalez@guayas.gob.ec

EllEEl

De : Karem Lilibeth Rosado Rosado <karem.rosado@guayas.gob.ec> mié., 31 de jul. de 2024 23:39
Asunto : Fwd: Prefectura del Guayas | Gestion de Cobro de Anticipo No Devengado
Para : Karen del Rocio Villacis Guzman <karen.villacis@guayas.gob.ec>
Para o CC : Miguel Hugo Wilke Torres <miguel.wilke@guayas.gob.ec>

Estimada,
Favor informar el estatus de la informacion existente sobre este proceso.

Saludos Cordiales

Karem Rosado R.

Directora Provincial De Planificacién Institucional
E?&EEA%-XNRQ Av. Juan Illingworth 108 y Av. Simén Bolivar
DEL GUAYAS P.: 2511677 Ext. 2156

Email: karem.rosado@guayas.gob.ec

EIEIE

De: "Luis J. Gonzalez Carvajal" <joshep.gonzalez@guayas.gob.ec>

Para: sutecpin@hotmail.com

CC: "LIGIA E. ALCIVAR ZAMBRANO" <ligia.alcivar@guayas.gob.ec>, "Juan J. Estrada Verdesoto"
<juan.estrada@guayas.gob.ec>, "Maria Prieto Munoz" <maria.prieto@guayas.gob.ec>, "Manuel Malagon"
<manuel.malagon@guayas.gob.ec>, "Fabricio Lenin Moran Rugel" <fabricio.moran@guayas.gob.ec>, "Delsy Y. Alvarez Flor"
<delsy.alvarez@guayas.gob.ec>, "HENRY F. CORNEJO CEDENO" <henry.cornejo@guayas.gob.ec>, "Jose Gabriel Lucin
Uruchima" <jose.lucin@guayas.gob.ec>, "Karem Lilibeth Rosado Rosado" <karem.rosado@guayas.gob.ec>

Enviados: Miércoles, 31 de Julio 2024 12:17:30

Asunto: Prefectura del Guayas | Gestion de Cobro de Anticipo No Devengado

Guayaquil, 31-Julio-2024

Sefores
SUMINISTROS TECNICOS PARA LA INDUSTRIA S.A. SUTECPIN
Ciudad

Sirva el presente para informarles que, de acuerdo a nuestra informacién financiera mantienen la siguiente deuda con la
Prefectura del Guayas:

Valor adeudado: $54.365,50
Concepto: Anticipo
Contrato: S-CON-297-2010-X-0

2de4 23/8/2024, 9:29


mailto:dir.financirero@guayas.gob.ec
mailto:dir.financirero@guayas.gob.ec
mailto:dir.financirero@guayas.gob.ec
mailto:joshep.gonzalez@guayas.gob.ec
mailto:joshep.gonzalez@guayas.gob.ec
mailto:joshep.gonzalez@guayas.gob.ec
https://guayas.gob.ec/
https://guayas.gob.ec/
https://www.facebook.com/GobiernoDelGuayas
https://www.facebook.com/GobiernoDelGuayas
https://www.facebook.com/GobiernoDelGuayas
https://twitter.com/PrefGuayas
https://twitter.com/PrefGuayas
https://twitter.com/PrefGuayas
https://www.instagram.com/prefecturadelguayas/
https://www.instagram.com/prefecturadelguayas/
https://guayas.gob.ec/
https://guayas.gob.ec/
https://www.facebook.com/GobiernoDelGuayas
https://www.facebook.com/GobiernoDelGuayas
https://www.facebook.com/GobiernoDelGuayas
https://twitter.com/PrefGuayas
https://twitter.com/PrefGuayas
https://twitter.com/PrefGuayas
https://www.instagram.com/prefecturadelguayas/
https://www.instagram.com/prefecturadelguayas/

Zimbra: https://zimbra.guayas.gob.ec/h/printmessage?id=C:2769 1 &tz=Ameri...

ANALISIS DE . UN SISTEMA ESTRATEGICO DE
ADMINISTRACION DE INDICADORES BASADO EN EL
CUADRO DE MANDO INTEGRAL - BALANCED
SCORCARD PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION.
25-jun-2010

Objeto del
contrato:

Fecha de
suscripcion:

Por lo expuesto y en aras de precautelar los intereses de la institucion solicitamos lo siguiente:
Al Deudor: el pago inmediato a la institucién los valores adeudados por concepto de anticipo no devengado.

Al Administrador(a) /Director(a): Gestionar las acciones que considere necesarias para la recuperacion del valor adeudado
por el contratista, pudiendo inclusive llegar hasta la emision del titulo de crédito en caso de ser pertinente.

De requerir mayores detalles para cumplir con su pago o en caso de no estar de acuerdo con la informacion indicada
anteriormente , favor contactarse con nosotros a través de los correos electronicos dir.financirero@guayas.gob.ec ;
joshep.gonzalez@guayas.gob.ec o acercarse a nuestras instalaciones ubicadas en la ciudad de Guayaquil, calles General Juan
Illingworth 108 y Malecén, Piso 4 Direccién Financiera a fin de que pueda regularizar su situacion.

Saludos Cordiales

Luis Joshep Gonzalez Carvajal

PREFECTURA
CIUDADANA . Av. Juan lllingworth 108 y Av. Simén Bolivar
DEL GUAVAS A P.: 2511677 - M.: -

Email: joshep.gonzalez@guayas.gob.ec

De : Luis J. Gonzalez Carvajal <joshep.gonzalez@guayas.gob.ec>
Asunto : Prefectura del Guayas | Gestion de Cobro de Anticipo No Devengado
Para : sutecpin@hotmail.com

Para o CC : LIGIA E. ALCIVAR ZAMBRANO <ligia.alcivar@guayas.gob.ec>, Juan J. Estrada Verdesoto
<juan.estrada@guayas.gob.ec>, Maria Prieto Munoz <maria.prieto@guayas.gob.ec>,
Manuel Malagon <manuel.malagon@guayas.gob.ec>, Fabricio Lenin Moran Rugel
<fabricio.moran@guayas.gob.ec>, Delsy Y. Alvarez Flor <delsy.alvarez@guayas.gob.ec>,
HENRY F. CORNEJO CEDENO <henry.cornejo@guayas.gob.ec>, Jose Gabriel Lucin
Uruchima <jose.lucin@guayas.gob.ec>, Karem Lilibeth Rosado Rosado
<karem.rosado@guayas.gob.ec>

mié., 31 de jul. de 2024 12:17

Guayaquil, 31-Julio-2024

Sefiores
SUMINISTROS TECNICOS PARA LA INDUSTRIA S.A. SUTECPIN
Ciudad

Sirva el presente para informarles que, de acuerdo a nuestra informacion financiera mantienen la siguiente deuda con la
Prefectura del Guayas:

3de4

Valor adeudado: $54.365,50

Concepto: Anticipo

Contrato: S-CON-297-2010-X-0

Objeto del | ANALISIS DE UN SISTEMA ESTRATEGICO DE

contrato: ADMINISTRACION DE INDICADORES BASADO EN EL
CUADRO DE MANDO INTEGRAL - BALANCED
SCORCARD PARA LA DIRECCION DE PLANIFICACION.

Fecha de | 25-jun-2010

suscripcion:

Por lo expuesto y en aras de precautelar los intereses de la institucion solicitamos lo siguiente:

Al Deudor: el pago inmediato a la institucién los valores adeudados por concepto de anticipo no devengado.

Al Administrador(a) /Director(a): Gestionar las acciones que considere necesarias para la recuperacion del valor adeudado
por el contratista, pudiendo inclusive llegar hasta la emision del titulo de crédito en caso de ser pertinente.

De requerir mayores detalles para cumplir con su pago o en caso de no estar de acuerdo con la informacién indicada

23/8/2024, 9:29
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anteriormente , favor contactarse con nosotros a través de los correos electronicos dir.financirero@guayas.gob.ec ;

joshep.gonzalez@guayas.gob.ec 0 acercarse a nuestras instalaciones ubicadas en la ciudad de Guayaquil, calles General Juan
Illingworth 108 y Malecon, Piso 4 Direccion Financiera a fin de que pueda regularizar su situacion.

Saludos Cordiales

Luis Joshep Gonzalez Carvajal

Sub Director de Contabilidad
PREFECTURA . i .
CIUDADANA Av. Juan lllingworth 108 y Av. Simén Bolivar
DEL GUAYAS 4 P.: 2511677 - M.: -

Email: joshep.gonzalez@guayas.gob.ec

[E=]=]
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